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pidee

De: "pidee” <pidee@terra.cl> .

Para: "COLECTIVO MEXICANO DE APOYO A LA NINEZ" <comexani@laneta.apc.org>
Enviado: Jueves, 30 de Mayo de 2002 10:28 a.m.

Asunto: Envio de informes

Estimada Jutta:

Para nuestra institucion es mejor depositarles el cheque en su cuenta

corriente. Nos comunicamos con nuestro banco aca en Chile (Banco BCI) y nos
informaron que no hay ningan problema para hacer el depésito, éste demora
sélo 48 horas. Sin embargo, se necesita que ustedes nos envien el Codigo
SWIFT del Banco BITAL, que es un cadigo que tienen todos los bancos del
mundo y que se requiere para hacer este tramite. Te agradeceremos nos
envies esta informacion y con ello estariamos en condiciones de depositarles
los US$ 58.-

Esperamos tu respuesta

Atentamente,

M. Eugenia Rojas
Secretaria Ejecutiva
Fundacion PIDEE
Casilla 599-11
Santiago de Chile
Fono-Fax: 225 8752
E-mail: pidee@terra.cl

Web: www.pidee.terra.cl

Estimada M. Eugenia:
lo siento - pero estos Ultimos dias ha sido bastante movidos. Es por ello,
que apenas hoy recibiran la respuesta:

Chequé con DHL los precios de envio. Si lo declaramos como una "promocion”
(o sea: nada de vental!!) el precio seria de $ 345.00 pesos mexicanos (=
US$ 36.00 tomando en cuenta el cambio actual de $ 9,57 por 1 US$)

Podrian enviar el cheque a nombre de COMEXANI, A.C. sobre la cantidad de
US$ 22.00 para los dos informes + 36.00 DHL = 58.00) a la siguiente

direccién de Maru Linares Pontéon (miembro fundadora y socia de COMEXANI):
Insurgentes Sur 4411

Conjunto RIS, 12 seccidn

Edificio 7 - 302

Col. Tlalcoligia

C.P. 14430 México, D.F.

MEXICO

30-05-02



Péigina 2 de 2

La otra opcidn es depositario en nuestra cuenta bancaria aqui en México:
Banco: BITAL

sucursal 0569

Cuenta No. 4012474433

A nombre de: COMEXANI, A.C.

Por favor, infarmame qué opcidn escogeran, para ya preparar el envio.
Lamento el retraso "informativo".

ATENTAMENTE
Jutta Kiass

30-05-02
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pidee
De: "COLECTIVO MEXICANO DE APOYO A LA NINEZ" <comexani@laneta.apc.org>
Para: "pidee” <pidee@terra.ci>

Enviado: Miércoles, 29 de Mayo de 2002 10:12 a.m.
Asunto: Re: Fw: Informes COMEXANI

Estimada M. Eugenia:
lo siento - pero estos Ultimos dias ha sido bastante movidos. Es por ¢llo,
que apenas hoy recibiran la respuesta:

Chequé con DHL los precios de envio. Si lo declaramos como una "promocion”
(o sea: nada de venta!ll) el precio seria de $ 345.00 pesos mexicanos (=
US$ 36.00 tomando en cuenta el cambio actual de $ 9,567 por 1 US$)

Podrian enviar el cheque a nombre de COMEXANI, A.C. sobre la cantidad de
US$ 22.00 para los dos informes + 36.00 DHL = 58.00) a la siguiente

direccion de Maru Linares Pontén (miembro fundadora y socia de COMEXANI):
Insurgentes Sur 4411

Conjunto RIS, 12 seccién

Edificio 7 - 302

Col. Tlalcoligia

C.P. 14430 México, D.F.

MEXICO

La otra opcién es depositarlo en nuestra cuenta bancaria aqui en México:
Banco: BITAL

sucursal 0569

Cuenta No. 4012474433

A nombre de: COMEXANI, A.C.

Por favor, informame qué opcidn escogeran, para ya preparar el envio.

Lamento el retraso "informativo".
ATENTAMENTE
Juita Klass

At 12:57 p.m. 28/05/02 -0600, you wrote:

> Estimada Jutta: Nos permitimos reiterarle nuestro correo, pues no
>hemos recibido respuesta alin. Quedamos a ia espera de sus noticias.
>Atentamente, M. Eugenia Rojas

>Secretaria Ejecutiva

>Fundacién PIDEE

>Casilla 599-11

>Santiago de Chile

>Fono-Fax: 225 8752

>E-mail: pidee@terra.cl
>Web: www.pidee.terra.cl

> ——- Original Message —- From: pidee To: comexani@laneta.apc.org

29-05-02




